NFe Saude

De: Epidemiologia Agua Doce <epidemiologia@aguadoce.sc.gov.br>
Enviado em: terca-feira, 2 de junho de 2020 15:48

Para: nfesaude@aguadoce.sc.gov.br

Assunto: Fwd: ORCAMENTO MANUTENGCAO CAMARA DE VACINAS
Anexos: 0302.pdf

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:ORCAMENTO MANUTENCAO CAMARA DE VACINAS
Data:Tue, 2 Jun 2020 15:29:52 -0300
De:Vendas Revimedic <revimedic.vendas(@gmail.com>
Para:epidemiologia@aguadoce.sc.gov.br

Boa tarde conforme contato telefonico segue em anexo orgamento para manutengdo preventiva e calibragdo
em cdmara de conservagdo de vacinas.

Qualquer davida estou a disposi¢éo!
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Atenciosamente,
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ANVISA

REGISTRO: 8.17312.6

REVIMEDIC

Equipamentos Meédicos

ORCAMENTO 0302/2020

CREA

REGISTRO 5C:159667-9
REGISTRO PR: 68392

PARA: MUNICIPIO DE AGUA DOCE

A/C: JAQUELINE

ENDERECO: AGUA DOCE -SC

TEL: (49) 3524-0585

EMAIL: epidemiologia@aguadoce.sc.gov.br

ltem Quant. Descricdo Peca/Servico Valor Unitario Valor Total
001 001 Manutencdo preventiva e revisdo do sistema eletrbnico, RS 1.280,00 RS 1.280,00
refrigeracio e estrutural dos equipamentos Camara de
Conservacdo de Vacinas. Recalibragdo do sensor controlador de
temperatura, através de calibrador mestre certificado via RBC
(Rede Brasileira de Calibraggo).
TOTAL RS 1.280,00

GARANTIA: 03 MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS FRETE: PAGO
COND. PAGTO: CONTRA-EMPENHO DATA: 02/06/2020
OBSERVACOES:

- HAVENDO A NECESSIDADE DE TROCA DE PECAS, PARA ESTAS SERA GERADO UM NOVO ORCAMENTO.
- NAO HAVERA CUSTO DE DESLOCAMENTO DESDE QUE O CLIENTE SE ADAPTE AC ROTEIRO DESIGNADO PELA REVIMEDIC, HAVENDO
UMA NECESSIDADE MAIS URGENTE O CUSTO DO KILOMETRO RODADO SERA ESTIPULADO EM R$ 0,90.
- O CLIENTE RECEBERA UM LAUDO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EMITIDO PELA EMPRESA COM VALIDADE DE 12 MESES.

- A REVIMEDIC EMITIRA UM RELATORIO DE ATENDIMENTO TECNICO QUE DEVERA OBRIGATORIAMENTE SER ASSINADO PELO
FUNCIONARIO QUE ACOMPANHOU O PROCESSO E O TECNICO RESPONSAVEL PELO ATENDIMENTO.

ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE

A REVIMEDIC DISPONIBILIZA SUA ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA, PREPARADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ASSISTENCIA
TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DENTRO E FORA DO PERIODO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS.

JARDEL ESTEVAO
DEPTO. DE VENDAS

REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Av Presidente Vargas, 280 — SL1 — Bairro Floresta — Maravilha — SC
CEP 89874-000 - Fone: 049.3664.3435 E-mail: revimedicl@gmail.com
CNPJ- 27.074.498/0001-93 IE- 25.824.018-0




Licitacdo Saude
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De: OSVINO KRAUSE <eletrokrause.osvino@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 8 de junho de 2020 15:16
Para: Licitacdo Salde
Assunto: Re: Cotagdo
Anexos: AGUA DOCE - SC.pdf

Boa tarde. tudo bem?
Segue em anexo or¢amento solicitado!

Att
OSVINO KRAUSE.

Em seg., 8 de jun. de 2020 as 14:58, Licitagdo Sande <licitacao@aguadoce.sc.gov.br> escreveu:

Boa tarde. Em anexo segue cotagio para prestagdo de servigo de calibragio de cAmara de vacinas. Caso
tenha interesse, favor responder este e-mail com o orgamento. Desde ja agradeco.

Att.

Alan Toigo
Prefeitura Municipal de Agua Doce-SC
Matricula n°21475

Telefone: (49) 9 9910-3531




ELETRO KRAUSE

SISTEMAS ELETRONICOS E REFRIGERACAO

ORCAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE
ENDERECO: AGUA DOCE - SC
CONTATO: ALAN TOIGO

TELEFONE: (49) 9 9910-3531

E-MAIL: licitacao@aguadoce.sc.gov.br

Item Quant. | Descrigdo Pega/Servico Valor Unitario Valor Total

001 001 REVISAO E CALIBRACAO EM CAMARA DE CONSERVACAQ DE RS 1.340,00 RS 1.340,00
VACINAS, MARCA BIOTECNO

TOTAL RS 1.340,00

GARANTIA: 3 meses
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO DE PAGAMENTO: contra-empenho
DATA: 08/06/2020

Elgvivo Kﬂﬁ%{’

OSVINO KRAUSE
SUPORTE TECNICO

ILIZETE KELM KRAUSE —MEI

AV. JORO PLANINCHECK, 160 — SALA 5 — BOX 26 — NOVA BRASILIA ~ JARAGUA DO SUL - SC

CEP: 89252-220 FONE 047 3371 2081 E-MAIL
CNPJ: 28.954.862/0001-72




NFe Saude
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De: Vinicius Petry <fixx.vendas@gmail.com>

Enviado em: segunda-feira, 8 de junho de 2020 16:52

Para: NFe Saude

Assunto: Re: Cotacéo

Anexos: MUNICIPIO DE AGUA DOCE - SC.pdf

Boa tarde.

A/C ALAN

conforme solicitado segue em anexo proposta para manutengdo preventiva e calibragdo em conservadora de
vacinas.

Em seg., 8 de jun. de 2020 as 14:59, NFe Satide <nfesaude@aguadoce.sc.gov.br> escreveu:

Boa tarde. Em anexo segue cotagdo para prestagio de servigo de calibragfo de cimara de vacinas. Caso
tenha interesse, favor responder este e-mail com o orgamento. Desde ja agradeco.

Att.

Alan Toigo

Prefeitura Municipal de Agua Doce-SC

Matricula n°21475

Telefone: (49) 9 9910-3531
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VINICIUS ANDRE PETRY
Cédigo-e Descricio-dov Natwrego Juridico
213-5 - Empresdwio- (Individual)

ORCAMENTO
CLIENTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE
ENDERECO: AGUA DOCE - SC
EMAIL: nfesaude@aguadoce.sc.gov.br
TELEFONE:
CONTATO: ALAN
DATA: 08/06/2020
. ORCAMENTO
Quant. Produto Valor Unitario Valor Total
01 Manutencdo preventiva e revisdo do sistema eletrénico, RS 1.400,00 RS 1.400,00
refrigeragdo e estrutural dos equipamentos Camara de
Conservacdo de Vacinas. Recalibragdo do sensor controlador de
temperatura, através de calibrador mestre certificado via RBC
(Rede Brasileira de Calibragdo).
Modelo do equipamento: Cdmara de Conservagao Biotecno BT-
1100
TOTAL RS 1.400,00

GARANTIA: 12 MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

COND. PAGTO: A VISTA

Fe

VINICIUS ANDRE PETRY

RUA GIACOMO MADALOZZO, N°36 - BAIRRO MADALOZZO —

MARAVILHA/SC - CEP 89874-000 - CNPJ 20.591.823/0001-46 - (49) 99801-0069

EMAIL: fixx.vendas@gmail.com




FIXX

VINICIUS ANDRE PETRY
Cédigo- e Descrichao dav Naturegov Juridico
213-5 - Emprestwio- (Individual)

RUA GIACOMO MADALOZZO, N°36 - BAIRRO MADALOZZO —
MARAVILHA/SC - CEP 89874-000 - CNPJ 20.591.823/0001-46 - (49) 99801-0069
EMAIL: fixx.vendas@gmail.com



